
RE: [15414.600041/2022-20] Diligência para atestado do Pregão 11/2022

Marco Aurelio Pereira Vasconcelos <marco_vasconcelos@bb.com.br>
Seg, 03/10/2022 09:33

Para: Coordenação de Orçamento, Planejamento e Contratos de TIC <copoc.rj@susep.gov.br>

Cc: Erika Quintao Siman <erikasiman@bb.com.br>;Ana Celia Garcia de Sales <ana_celiagarcia@bb.com.br>;Andre Santa Rita Pereira Junior

<andresrj@bb.com.br>;Juliana Santos Balbi Ribeiro <julianabalbi@bb.com.br>;DISEC-SUP E SERVICOS - DF 18913 <disec@bb.com.br>;DISEC-SUP E

SERVICOS - DF 18913 <disec@bb.com.br>;DISEC-SUP E SERVICOS - DINOC <disec.dinoc@bb.com.br>

1 anexos (63 KB)

Atestado BB.pdf;

#interna

Prezados, bom dia!

Confirmamos a veracidade das informações do Atestado de Capacidade Técnica emi�do pelo Banco do Brasil.

Informamos que a vigência do contrato 2016/7421-0735 foi de 24/02/2016 a 24/05/2016.

Atenciosamente,

Marco Aurélio

Equipe Apoio

De: Juliana Santos Balbi Ribeiro <julianabalbi@bb.com.br>

Enviado: sábado, 1 de outubro de 2022 08:37

Para: Marco Aurelio Pereira Vasconcelos <marco_vasconcelos@bb.com.br>

Cc: Erika Quintao Siman <erikasiman@bb.com.br>

Assunto: ENC: [15414.600041/2022-20] Diligência para atestado do Pregão 11/2022

#interna

Bom dia, Marco.

Gentileza providenciar análise, copiando os demais intervenientes.

Atenciosamente,

Juliana Santos Balbi Ribeiro

Gerente de Área

Cesup Gestão de Fornecedores

Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio
Banco do Brasil

De: Andre Santa Rita Pereira Junior <andresrj@bb.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 30 de setembro de 2022 11:48

Para: CESUP GEFOR BH <cesup.gefor@bb.com.br>

Cc: Juliana Santos Balbi Ribeiro <julianabalbi@bb.com.br>; Denise Miranda da Cruz <denisemcruz@bb.com.br>; Antonio Gomes Pereira

<antonio.pereira@bb.com.br>; DISEC-SUP E SERVICOS - DINOC <disec.dinoc@bb.com.br>

Assunto: ENC: [15414.600041/2022-20] Diligência para atestado do Pregão 11/2022

#interna

Prezados,

Repassamos para condução.
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Atenciosamente,

André Santa Rita P. Junior

Assessor II UE

__________________________________________________________

Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio 

Gerência de Governança Risco e Compliance na Cadeia de Suprimentos 
SAUN Quadra 5, Bl. B, Ed. Banco do Brasil, Torre Norte, 13º Andar  ala leste- Asa Norte 70.040-912 - Brasília (DF)

De: Ana Celia Garcia de Sales <ana_celiagarcia@bb.com.br> em nome de DISEC-SUP E SERVICOS - DF 18913 <disec@bb.com.br>

Enviado: sexta-feira, 30 de setembro de 2022 09:37

Para: DISEC-SUP E SERVICOS - DINOC <disec.dinoc@bb.com.br>

Assunto: ENC: [15414.600041/2022-20] Diligência para atestado do Pregão 11/2022

#interna

#interna

Prezados,

Segue mensagem para conhecimento ou condução.

Atenciosamente,

Diretoria Operações
Gerência Executiva de Soluções Corporativas
Gerência de Soluções Administrativas

diope.adm@bb.com.br

De: Coordenação de Orçamento, Planejamento e Contratos de TIC <copoc.rj@susep.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 29 de setembro de 2022 16:44

Para: DISEC-SUP E SERVICOS - DF 18913 <disec@bb.com.br>; CESUP LICITACOES - SP 29133 <cesuplicitacoes@bb.com.br>

Assunto: [15414.600041/2022-20] Diligência para atestado do Pregão 11/2022

Prezados senhores, Boa tarde!

Como comprovação de Habilitação Técnica, a empresa CERTISIGN apresentou o Atestado de Capacidade Técnico em anexo.

Tal posto, solicito a confirmação da veracidade do atestado apresentado em anexo emi�do por este órgão como diligência ao

Pregão Susep nº 06/2022, e também a informação do período de vigência do contrato 2016/7421-0735. 

Atenciosamente,

Bianca Esteves
DETIC/COPOC

Coordenação Orçamento, Planejamento e Contratos de TIC

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Av. Pres. Vargas, 730 - Rio de Janeiro/RJ
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